
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 15 15 67 2745

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,63 18,01 9,13 1,56 1,98 1,07 1,61 2,03 1,11 0,87 1,97 0,38 0,90 1,82 0,44 5,70 7,09 3,93 1,13 1,82 0,67 1,46 2,07 0,94 1,22 1,58 0,83 28,08 38,37 18,50 157,290

Okul Ortalaması 12,27 19,53 7,38 1,20 2,13 0,67 1,47 1,87 1,00 0,80 2,27 0,23 0,40 1,73 -0,03 1,70 4,70 0,52 0,78 1,22 0,47 1,22 1,56 0,83 0,89 1,56 0,50 20,73 36,57 11,57 133,820

KATILIMLAR

1 0 MELEK KAVAK  M 21 16 17,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 31 25 24,75 179,158 713

2 289 FADİME DURAK 12A 18 16 14,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 24 31 16,25 152,023 1186

3 304 AHMET AYAR 12A 15 13 11,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 19 16,25 151,435 1207

4 310 HACI DEMİR 11A 16 20 11,00 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 22 28 15,00 147,250 1293

5 58 Ö FARUK KALENDER 12A 16 17 11,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 22 32 14,00 143,933 1394

6 0 FATMA DEMİR  M 15 21 9,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 21 29 13,75 142,950 1420

7 8 SULTAN DEMİR 12B 14 22 8,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 20 29 12,75 140,923 1464

8 305 BÜLENT DEMİR 11A 10 25 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 11 1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 27 63 11,25 136,625 1570

9 311 EFE TAŞCI 11A 11 28 4,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 3 3,25 3 4 2,00 0 6 -1,50 24 55 10,25 131,653 1707

10 316 HASAN DOĞAN 11A 11 22 5,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 5 11 2,25 18 44 7,00 123,455 1955

11 116 TANER KÜPELİ 12A 8 15 4,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 12 21 6,75 120,895 2018

12 160 SUAT SATICI 12A 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 8 11 5,25 115,803 2151

13 138 MERYEM AYAR 12A 11 24 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 13 36 4,00 112,030 2239

14 69 BAĞDAT KIRAÇ  M 9 28 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 32 3,00 109,250 2315

15 320 MEHMET DEMİR 11A 8 22 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 11 44 0,00 99,875 2500
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 15 15 67 2745

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,63 18,01 9,13 1,56 1,98 1,07 1,61 2,03 1,11 0,87 1,97 0,38 0,90 1,82 0,44 5,70 7,09 3,93 1,13 1,82 0,67 1,46 2,07 0,94 1,22 1,58 0,83 28,08 38,37 18,50 157,290

Okul Ortalaması 12,27 19,53 7,38 1,20 2,13 0,67 1,47 1,87 1,00 0,80 2,27 0,23 0,40 1,73 -0,03 1,70 4,70 0,52 0,78 1,22 0,47 1,22 1,56 0,83 0,89 1,56 0,50 20,73 36,57 11,57 133,820

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAĞDAT KIRAÇ 69  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,250 157,290 3 14 14 60 2315

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 3 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 9,58 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,58 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,50 1,00 1,11

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 -0,25 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 1,00 1,87 3,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,47 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,83 0,83 0,94

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,50 0,83

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,33 1,81 2,44

Toplam: 120 11 32 3,00 3 13,83 10,68 16,88

TYT Türkçe  bCbdeDeccadC eddeaac aeeBEeedCdEedcABec

Cevap Anahtarı B DECABBDCDDCECDDEECDCBBDDBBEDBECAECEEABAE

TYT Sosyal Bda    a    d       

Cevap Anahtarı B BBEADDEDDDCAAEDCEBBC

TYT Fen          E          

Cevap Anahtarı B EBCDEEDAEEACBBBDACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 28 23

Türkçe 40 9 28 23

SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 1 3 20
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 0 1 0
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 1 7 13
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAFRAGTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PRAGRAF YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 3 0 100
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 2 0
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 1 4 5

Tarih-1 5 1 2 20

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 0 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 0 0 0
YERLEŞME 1 0 1 0
EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

VARLIK FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNA 1 0 0 0
YAY DALGALARI 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BİLEŞKE KUVVET 1 0 0 0
KUVVET HAREKET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 1 0 100
ASİT BAZ TUZ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EKOLOJİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
SINIFLANDIRMA 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 0 0
BESİNLER 1 0 0 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DEMİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,950 157,290 2 6 6 37 1420

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 3 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 9,58 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,58 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,50 1,00 1,11

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 1,00 1,87 3,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,47 0,67

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,83 0,83 0,94

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,50 0,83

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,33 1,81 2,44

Toplam: 120 21 29 13,75 11 13,83 10,68 16,88

TYT Türkçe b CbC eBaDCDECeacBDc cbaaEAdAceaEee Cccd

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal Bd    a  Deb cD   d 

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Fen        EAA  cd      

Cevap Anahtarı A DEEDEBCEAAECBBCEACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 21 38

Türkçe 40 15 21 38

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 2 0
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
SES OLATI 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
DİLBİLGİSİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAFRAGTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 1 6 13
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 3 6 15

Tarih-1 5 1 1 20

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 1 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME 1 0 1 0
DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 0 50

Felsefe 5 1 3 20

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
VARLIK FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 0 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 1 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BİLEŞKE KUVVET 1 0 0 0
KUVVET HAREKET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNA 1 0 0 0
YAY DALGALARI 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 1 0 100
ASİT BAZ TUZ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

BESİNLER 1 0 0 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 0 0
SINIFLANDIRMA 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK KAVAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,158 157,290 1 1 1 6 713

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 3 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 9,58 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,58 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,50 1,00 1,11

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 -0,25 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 1,00 1,87 3,00

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 2,75 0,52 3,93

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,47 0,67

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,83 0,83 0,94

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,50 0,83

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,33 1,81 2,44

Toplam: 120 31 25 24,75 21 13,83 10,68 16,88

TYT Türkçe ecCECeDBBDaba AbBBebEdeDdEAdAEBaEDBabA  

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal d  aE    DbEe   a a 

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Matematik   A b             C      D              

Cevap Anahtarı A DAAACDCCEAAADBBCAECCBDBBBDDDBEABBEEACDCB

TYT Fen    D  eEA        a D

Cevap Anahtarı A DEEDEBCEAAECBBCEACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 16 53

Türkçe 40 21 16 53

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SES OLATI 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 1 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 4 3 50
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
CÜMLE BİLGİSİ 2 1 0 50
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 3 6 15

Tarih-1 5 1 2 20

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 0 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME 1 0 0 0
DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 0 50

Felsefe 5 1 2 20

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
VARLIK FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 1 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

SAYILAR 2 0 0 0
SIRALAMA 1 1 0 100
ASAL SAYILAR 1 0 0 0
SAYI DEĞERİ 2 0 1 0
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
ALT KÜME 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 2 1 0 50
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 1 0 50
KÜP 1 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 1 14

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BİLEŞKE KUVVET 1 0 0 0
KUVVET HAREKET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNA 1 0 0 0
YAY DALGALARI 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 1 0 100
ASİT BAZ TUZ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

BESİNLER 1 0 0 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 0 0
SINIFLANDIRMA 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 1 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜLENT DEMİR 305 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,625 157,290 2 8 8 44 1570

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 5 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 5,35 7,38 9,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,25 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,65 1,00 1,11

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,50 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,10 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 1,50 1,87 3,00

Matematik-1 40 4 11 1,25 3 1,25 0,52 3,93

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,88 0,47 0,67

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,50 0,83 0,94

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,00 0,50 0,83

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,38 1,81 2,44

Toplam: 120 27 63 11,25 9 8,70 10,68 16,88

TYT Türkçe DECdaeD eDb*bcc babCeBbcdaEaacbcaCE   dc

Cevap Anahtarı B DECABBDCDDCECDDEECDCBBDDBBEDBECAECEEABAE

TYT Sosyal dBEebDEDbcbeAEDdaaBe

Cevap Anahtarı B BBEADDEDDDCAAEDCEBBC

TYT Matematik C   bA edb ec      Eb   b         a B ec

Cevap Anahtarı B CDCCEAACBDBBBADBBCAECBBEEACDCBDAAADDBEDA

TYT Fen dcbDcabcEbdaecebAaCd

Cevap Anahtarı B EBCDEEDAEEACBBBDACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 25 25

Türkçe 40 10 25 25

SES OLATI 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 1 0 100
DİLBİLGİSİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 0 4 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 0 1 0
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 1 6 13
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAFRAGTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 1 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 1 1 50
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 2 3 40

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 1 0 100
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 1 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

DOĞSL KAYNAKLAR 1 1 0 100
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 1 50
YERLEŞME 1 1 0 100
EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

VARLIK FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFİ AKIMLAR 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 1 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 1 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 1 0 100
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 11 10

Matematik-1 40 4 11 10

SAYI DEĞERİ 2 2 0 100
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 2 4 20
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 1 0
ALT KÜME 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
SIRALAMA 1 0 0 0
ASAL SAYILAR 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 2 0
KÜP 1 0 1 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
KÜRESEL AYNA 1 0 1 0
YAY DALGALARI 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BİLEŞKE KUVVET 1 0 1 0
KUVVET HAREKET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 0 1 0
ASİT BAZ TUZ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 1 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

EKOLOJİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
SINIFLANDIRMA 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 1 0
BESİNLER 1 1 0 100
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAŞCI 311 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,653 157,290 3 9 9 50 1707

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 5 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 28 4,00 10 5,35 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,25 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,65 1,00 1,11

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,50 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,10 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 1,50 1,87 3,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,88 0,47 0,67

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,50 0,83 0,94

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,00 0,50 0,83

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,38 1,81 2,44

Toplam: 120 24 55 10,25 9 8,70 10,68 16,88

TYT Türkçe cbadccDacaaEaDbE bbCBaeDdaEeBdeAcadceaAc

Cevap Anahtarı B DECABBDCDDCECDDEECDCBBDDBBEDBECAECEEABAE

TYT Sosyal adEeabEaceCAAdeecaBa

Cevap Anahtarı B BBEADDEDDDCAAEDCEBBC

TYT Fen EaCDaEbebaACeBacebda

Cevap Anahtarı B EBCDEEDAEEACBBBDACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 28 28

Türkçe 40 11 28 28

SES OLATI 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 1 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 1 4 20
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 0 1 0
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 3 5 38
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 2 0
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 5 1 4 20

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 1 0 100
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 1 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 1 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 1 50
YERLEŞME 1 0 1 0
EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

VARLIK FELSEFESİ 2 2 0 100
BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 1 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 1 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 1 0 100
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 4 3 57

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
KÜRESEL AYNA 1 0 1 0
YAY DALGALARI 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BİLEŞKE KUVVET 1 0 1 0
KUVVET HAREKET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 0 1 0
ASİT BAZ TUZ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 1 0 100
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 6 0

EKOLOJİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
SINIFLANDIRMA 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 1 0
BESİNLER 1 0 1 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HACI DEMİR 310 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,250 157,290 1 4 4 31 1293

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 5 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 5,35 7,38 9,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,25 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,65 1,00 1,11

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,50 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,10 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 1,50 1,87 3,00

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,25 0,52 3,93

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,88 0,47 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,83 0,94

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,50 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,38 1,81 2,44

Toplam: 120 22 28 15,00 13 8,70 10,68 16,88

TYT Türkçe   CbaBD eDCdCabEECDCcBccBBEaedbccbaEcd c

Cevap Anahtarı B DECABBDCDDCECDDEECDCBBDDBBEDBECAECEEABAE

TYT Sosyal  BE   ca Da      a  

Cevap Anahtarı B BBEADDEDDDCAAEDCEBBC

TYT Matematik                     d        db     B   

Cevap Anahtarı B CDCCEAACBDBBBADBBCAECBBEEACDCBDAAADDBEDA

TYT Fen   e   D E           

Cevap Anahtarı B EBCDEEDAEEACBBBDACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
DİLBİLGİSİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 2 6 25
PRAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAFRAGTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PRAGRAF YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 2 0
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 4 15

Tarih-1 5 2 0 40

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 1 0 100
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 0 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 1 50
YERLEŞME 1 0 1 0
EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

VARLIK FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

SAYI DEĞERİ 2 0 0 0
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 0 10
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ALT KÜME 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
SIRALAMA 1 0 0 0
ASAL SAYILAR 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 0 0
KÜP 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 1 14

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNA 1 0 0 0
YAY DALGALARI 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BİLEŞKE KUVVET 1 0 0 0
KUVVET HAREKET 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya 7 1 0 14

KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 0 0 0
ASİT BAZ TUZ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

EKOLOJİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
SINIFLANDIRMA 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 0 0
BESİNLER 1 0 0 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN DOĞAN 316 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,455 157,290 4 10 10 53 1955

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 5 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 5,35 7,38 9,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,25 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,65 1,00 1,11

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,50 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,10 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 1,50 1,87 3,00

Matematik-1 40 5 11 2,25 6 1,25 0,52 3,93

Toplam: 120 18 44 7,00 6 8,70 10,68 16,88

TYT Türkçe DDCcaDeceDa badaBdDbEcd  dbBAa a  ecb dC

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal   bac aedDec cb  e C

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Matematik cAbedabCEbe ac    a    B               B

Cevap Anahtarı A DAAACDCCEAAADBBCAECCBDBBBDDDBEABBEEACDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 22 28

Türkçe 40 11 22 28

SÖZCÜKTE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 1 4 20
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 1 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 2 3 25
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 1 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
CÜMLE BİLGİSİ 2 1 1 50
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 11 10

Tarih-1 5 0 3 0

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 0 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME 1 0 1 0
DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 1 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 1 50

Felsefe 5 0 4 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
VARLIK FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 0 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 1 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 11 13

Matematik-1 40 5 11 13

SAYILAR 2 1 1 50
SIRALAMA 1 0 1 0
ASAL SAYILAR 1 0 1 0
SAYI DEĞERİ 2 0 2 0
EKOK EBOBB 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 1 0
PROBLEMLER 10 1 2 10
ALT KÜME 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 1 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 0 0
KÜP 1 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİR 320 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
99,875 157,290 5 15 15 63 2500

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 5 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 22 2,50 6 5,35 7,38 9,13

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,25 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,65 1,00 1,11

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,50 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,10 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 1,50 1,87 3,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,88 0,47 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,50 0,83 0,94

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,00 0,50 0,83

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,38 1,81 2,44

Toplam: 120 11 44 0,00 0 8,70 10,68 16,88

TYT Türkçe DaedBBDabcddCae d c  Be Ba D cb a  cbabc

Cevap Anahtarı B DECABBDCDDCECDDEECDCBBDDBBEDBECAECEEABAE

TYT Sosyal adcbbedaeDbddcbeaadC

Cevap Anahtarı B BBEADDEDDDCAAEDCEBBC

TYT Fen             aeBb d  

Cevap Anahtarı B EBCDEEDAEEACBBBDACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 22 20

Türkçe 40 8 22 20

SES OLATI 1 1 0 100
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 1 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 0 1 0
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 1 3 13
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 1 0
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 2 18 10

Tarih-1 5 0 5 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 1 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 1 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 1 50
YERLEŞME 1 0 1 0
EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

VARLIK FELSEFESİ 2 0 2 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 1 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 1 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 1 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNA 1 0 0 0
YAY DALGALARI 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BİLEŞKE KUVVET 1 0 0 0
KUVVET HAREKET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 0 0 0
ASİT BAZ TUZ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

EKOLOJİ 1 1 0 100
KALITIM 1 0 1 0
SINIFLANDIRMA 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 1 0
BESİNLER 1 0 0 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AYAR 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,435 157,290 2 3 3 26 1207

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 6 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 7,79 7,38 9,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,08 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,00 1,11

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,17 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 2,33 1,87 3,00

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 -0,40 0,52 3,93

Toplam: 120 21 19 16,25 14 10,42 10,68 16,88

TYT Türkçe DDCaC D Ba ac e BBcbE CDaEA cEBa b  ed  

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal B  BEba  DAcCc  e   

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Matematik                    a                    

Cevap Anahtarı A DAAACDCCEAAADBBCAECCBDBBBDDDBEABBEEACDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 13 38

Türkçe 40 15 13 38

SÖZCÜKTE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 0 60
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SES OLATI 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 2 4 25
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 0 50
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 1 0 50
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 5 30

Tarih-1 5 3 0 60

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 0 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 1 0
YERLEŞME 1 0 1 0
DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 0 50

Felsefe 5 2 2 40

BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
VARLIK FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0
SIRALAMA 1 0 0 0
ASAL SAYILAR 1 0 0 0
SAYI DEĞERİ 2 0 0 0
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
ALT KÜME 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 0 0
KÜP 1 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME DURAK 289 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,023 157,290 1 2 2 25 1186

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 6 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 7,79 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,08 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,00 1,11

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 -0,17 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 2,33 1,87 3,00

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 -0,40 0,52 3,93

Toplam: 120 24 31 16,25 14 10,42 10,68 16,88

TYT Türkçe D CbCae BD bc b BBDbEabDcEA AcBaEDBcCeca

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal dAcec aD DcceA aae  

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Matematik   cAd       Dd d                        

Cevap Anahtarı A DAAACDCCEAAADBBCAECCBDBBBDDDBEABBEEACDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

SÖZCÜKTE ANLAM 3 1 1 33
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 2 40
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SES OLATI 1 0 1 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 5 3 63
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 2 0 67
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 11 20

Tarih-1 5 1 4 20

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 1 0 100
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME 1 0 1 0
DOĞSL KAYNAKLAR 1 1 0 100
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 0 50

Felsefe 5 1 3 20

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
VARLIK FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 1 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 1 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

SAYILAR 2 0 0 0
SIRALAMA 1 0 1 0
ASAL SAYILAR 1 1 0 100
SAYI DEĞERİ 2 0 1 0
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 2 10
ALT KÜME 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 0 0
KÜP 1 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AYAR 138 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,030 157,290 6 13 13 57 2239

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 6 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 24 5,00 13 7,79 7,38 9,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,08 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,00 1,11

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,17 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 2,33 1,87 3,00

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 -0,40 0,52 3,93

Toplam: 120 13 36 4,00 3 10,42 10,68 16,88

TYT Türkçe cbaabDDaBa  a e BBaccaeaEEAdeEeBdc cbAad

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal abDB  a   eadd  a   

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Matematik a e ba                                  

Cevap Anahtarı A DAAACDCCEAAADBBCAECCBDBBBDDDBEABBEEACDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 24 28

Türkçe 40 11 24 28

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 1 6 13
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 2 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 1 1 50
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PRAGRAF YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 2 8 10

Tarih-1 5 2 2 40

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 1 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME 1 0 1 0
DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 1 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
VARLIK FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

SAYILAR 2 0 1 0
SIRALAMA 1 0 1 0
ASAL SAYILAR 1 0 0 0
SAYI DEĞERİ 2 0 1 0
EKOK EBOBB 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 0 0
ALT KÜME 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 0 0
KÜP 1 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
Ö FARUK KALENDER 58 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,933 157,290 3 5 5 36 1394

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 6 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 7,79 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,08 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,00 1,11

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,17 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 2,33 1,87 3,00

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 -0,40 0,52 3,93

Toplam: 120 22 32 14,00 12 10,42 10,68 16,88

TYT Türkçe DDC CbDBBD  b b Bc bEcbedEddeccBEDe CbEd

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal dd dEDabEDA dc  a   

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Matematik a  Ad        e b c a     b              

Cevap Anahtarı A DAAACDCCEAAADBBCAECCBDBBBDDDBEABBEEACDCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40

SÖZCÜKTE ANLAM 3 2 0 67
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 1 0
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 3 4 38
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 2 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PRAGRAF YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 8 25

Tarih-1 5 1 3 20

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 1 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 1 0 100
YERLEŞME 1 0 1 0
DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 1 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 2 0 100

Felsefe 5 1 2 20

BİLGİ FELSEFESİ 1 1 0 100
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

SAYILAR 2 0 1 0
SIRALAMA 1 0 0 0
ASAL SAYILAR 1 1 0 100
SAYI DEĞERİ 2 0 1 0
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 4 0
ALT KÜME 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 1 0
KÜP 1 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUAT SATICI 160 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,803 157,290 5 12 12 56 2151

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 6 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 4 0,00 0 7,79 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,08 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,00 1,11

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 -0,17 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 2,33 1,87 3,00

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 -0,40 0,52 3,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,47 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,83 0,94

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,88 0,50 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,88 1,81 2,44

Toplam: 120 8 11 5,25 4 10,42 10,68 16,88

TYT Türkçe cc caD                                  

Cevap Anahtarı A DDCECDDBBDCDECACBBDDEECDEEABAEBBEDBECAEC

TYT Sosyal c   EcD ED      B   

Cevap Anahtarı A BADBEDDDEDAECADBBCEC

TYT Matematik       a            a     c b            

Cevap Anahtarı A DAAACDCCEAAADBBCAECCBDBBBDDDBEABBEEACDCB

TYT Fen               e A  D

Cevap Anahtarı A DEEDEBCEAAECBBCEACBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 4 3

Türkçe 40 1 4 3

SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 5 1 1 20
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 0 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 0 0
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 0 0 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 0 0 0
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 0 0 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0
PRAGRAF YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 2 25

Tarih-1 5 1 1 20

İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 0 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 1 0
YERLEŞME 1 1 0 100
DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 0 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 2 0 100

Felsefe 5 0 0 0

BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 0 0
VARLIK FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İSLAMDA İBADET 1 1 0 100
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 0 0
İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

SAYILAR 2 0 0 0
SIRALAMA 1 0 0 0
ASAL SAYILAR 1 0 0 0
SAYI DEĞERİ 2 0 0 0
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 0 1 0
ALT KÜME 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 2 0
KÜP 1 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BİLEŞKE KUVVET 1 0 0 0
KUVVET HAREKET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNA 1 0 0 0
YAY DALGALARI 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 0 0 0
ASİT BAZ TUZ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

BESİNLER 1 0 1 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 0 0
SINIFLANDIRMA 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TANER KÜPELİ 116 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,895 157,290 4 11 11 54 2018

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 6 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 15 4,25 11 7,79 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,08 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,00 1,11

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,17 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 -0,17 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 2,33 1,87 3,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,47 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,83 0,94

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,88 0,50 0,83

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,88 1,81 2,44

Toplam: 120 12 21 6,75 6 10,42 10,68 16,88

TYT Türkçe  c b Ba ceCcCab  eD e eDcBE    cc dE    

Cevap Anahtarı B DECABBDCDDCECDDEECDCBBDDBBEDBECAECEEABAE

TYT Sosyal B    bcb D   c  ca  

Cevap Anahtarı B BBEADDEDDDCAAEDCEBBC

TYT Fen                DA   

Cevap Anahtarı B EBCDEEDAEEACBBBDACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 15 20

Türkçe 40 8 15 20

SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 2 2 40
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 2 3 25
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 1 1 50
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLE ÖĞELERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 1 0
PRAGRAF YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 0 0
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 6 10

Tarih-1 5 1 0 20

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 0 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 0 0 0
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

DOĞSL KAYNAKLAR 1 0 1 0
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 1 1 50
YERLEŞME 1 0 1 0
EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

VARLIK FELSEFESİ 2 0 0 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 0 1 0
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
KÜRESEL AYNA 1 0 0 0
YAY DALGALARI 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BİLEŞKE KUVVET 1 0 0 0
KUVVET HAREKET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM 1 0 0 0
ASİT BAZ TUZ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK TABLO 1 0 0 0
MADDENİN HALLERİ 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

EKOLOJİ 1 0 0 0
KALITIM 1 1 0 100
SINIFLANDIRMA 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMESİ 1 0 0 0
BESİNLER 1 0 0 0
HÜCRE ORGANELLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AMETİST- TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN DEMİR 8 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,923 157,290 1 7 7 41 1464

Puanı Hesaplanan: 15 15 64 2654

Katılımlar: 1 15 15 67 2745

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 8,50 7,38 9,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,67 1,07

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,00 1,11

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 0,23 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,75 -0,03 0,44

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 3,50 1,87 3,00

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,75 0,52 3,93

Toplam: 120 20 29 12,75 11 12,75 10,68 16,88

TYT Türkçe  c bcda ebCcCDeEdCa BBccBaEDeEeedbdEAdAc

Cevap Anahtarı B DECABBDCDDCECDDEECDCBBDDBBEDBECAECEEABAE

TYT Sosyal  dcA DEa Db  c  Ea  

Cevap Anahtarı B BBEADDEDDDCAAEDCEBBC

TYT Matematik               Dd                        

Cevap Anahtarı B CDCCEAACBDBBBADBBCAECBBEEACDCBDAAADDBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35

SES OLATI 1 0 0 0
NOKTALAMA 1 0 1 0
DİLBİLGİSİ 1 0 0 0
PRAGRAFTA YAPI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜK TAMAMLAMA 1 1 0 100
PRAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 8 2 6 25
PRAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 2 2 0 100
SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAFRAGTA YAPI 1 1 0 100
CÜMLE ÖĞELERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100
PRAGRAF YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
PRAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
CÜMŞLEDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLE BİLGİSİ 2 0 2 0
PRAFRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 5 6 25

Tarih-1 5 1 2 20

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE İNKILAPLAR 1 0 1 0
İSLAMİYETİ KABUL 1 1 0 100
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

DOĞSL KAYNAKLAR 1 1 0 100
YERLEŞME  NUFÜS VE GÖÇ 2 2 0 100
YERLEŞME 1 0 1 0
EKONOMİK KAYNAKLAR 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

VARLIK FELSEFESİ 2 0 1 0
BİLGİ FELSEFESİ 1 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ AKIMLAR 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İSLAMIN TEMEL İLKELERİ 1 0 0 0
ALLAHIN SIFATLARI 1 1 0 100
İSLAMDA İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜNCE VE YORUMLAR 1 0 0 0
İTİKADİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI DEĞERİ 2 0 0 0
EKOK EBOBB 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
KÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ SAYILAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 10 1 1 10
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
ORAN ORANTI 1 0 0 0
ALT KÜME 1 0 0 0
OLASILIK 2 0 0 0
UZUNLUK 1 0 0 0
KOORDİNAT DÜZLEMİ 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 1 0 0 0
PRİZMALAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE AÇI 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
AÇI 1 0 0 0
ALAN 1 0 0 0
KENARORTAY 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
SIRALAMA 1 0 0 0
ASAL SAYILAR 1 0 0 0
KOMBİNASYON 2 0 0 0
KÜP 1 0 0 0
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